证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-040

重庆望变电气（集团）股份有限公司

股东提前终止减持计划暨股份减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 股东持股基本情况

本次减持计划实施前，股东杨厚群女士持有公司股份 7,500,000 股，占公司

当时总股本（即333,167,407股）的2.25%；股东秦勇女士持有公司股份5,400,000

股，占公司当时总股本（即 333,167,407 股）的 1.62%；杨小林先生持有公司股

份 1,730,000 股，占公司当时总股本（即 333,167,407 股）的 0.52%。

公司 2025 年 7 月 15 日因部分限制性股票回购注销共计 814,000 股股票，总

股本变为 332,353,407 股。

 减持计划的实施结果情况

2025 年 6 月 24 日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：

2025-032）。杨厚群女士计划通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过

1,107,844 股，不超过公司总股本比例的 0.33%；计划通过大宗交易方式减持公

司股份数量不超过 1,932,756 股，不超过公司总股本比例的 0.58%。秦勇女士计

划通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过 1,107,844 股，不超过公司总股本

比例的 0.33%；计划通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过 4,292,156 股，

不超过公司总股本比例的 1.29%。杨小林先生计划通过集中竞价方式减持公司股

份数量不超过 1,107,844 股，不超过公司总股本比例的 0.33%；计划通过大宗交

易方式减持公司股份数量不超过 422,156 股，不超过公司总股本比例的 0.13%。

上述减持主体任意 90 日内集中竞价交易减持的股份总数不超过公司股份总

数的 1%，大宗交易减持的股份总数不超过公司股份总数 2%。若公司在上述期间

内发生股份回购注销、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，不对本次减

持计划的减持股份数量进行相应调整。上述减持主体的减持价格不低于公司首次

公开发行股票时的发行价格（根据公司分红、派息等除权、除息事项调整后的发

行价格）。

近日公司收到股东杨厚群、秦勇及杨小林发来的《关于提前终止减持计划暨

股份减持结果告知函》，杨厚群女士自 2025 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 28 日期

间内通过集中竞价方式共计减持公司股份 1,107,800 股，占公司股份总数的

0.33%；通过大宗交易方式共计减持公司股份 1,932,756 股，占公司股份总数的

0.58%。秦勇女士自 2025 年 7 月 22 日至 2025 年 8 月 20 日期间内集中竞价方式

共计减持公司股份 1,107,844 股，占公司股份总数的 0.33%；通过大宗交易方式

共计减持公司股份 4,292,156 股，占公司股份总数的 1.29%。杨小林先生自 2025

年 7 月 16 日至 2025 年 7 月 25 日期间内通过集中竞价方式共计减持公司股份

1,107,800 股，占公司股份总数的 0.33%。

截至本公告披露日，杨厚群女士持有公司股票共计 4,459,444 股，占公司

目前总股本比例 1.34%；杨小林先生持有公司股票共计 622,200 股，占公司目前

总股本比例 0.19%;秦勇女士不再持有公司股票。具体情况如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 杨厚群

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否

直接持股 5%以上股东 □是 □否

董事、监事和高级管理人员 □是 □否

其他：

持股数量 7,500,000股

持股比例 2.25%

当前持股股份来源 IPO 前取得：7,500,000股

股东名称 秦勇

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否

直接持股 5%以上股东 □是 □否

董事、监事和高级管理人员 □是 □否

其他：

持股数量 5,400,000股

持股比例 1.62%

当前持股股份来源 IPO 前取得：5,400,000股

股东名称 杨小林

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否

直接持股 5%以上股东 □是 □否

董事、监事和高级管理人员 □是 □否

其他：

持股数量 1,730,000股

持股比例 0.52%

当前持股股份来源 IPO 前取得：1,730,000股

上述减持主体存在一致行动人：

股东名称
持股数量

（股）
持股比例

一致行动关系

形成原因

第一组 杨厚群 7,500,000 2.25% 杨厚群与杨泽

民系兄妹关系

秦勇 5,400,000 1.62% 秦勇与秦惠兰

系姐妹关系

杨小林 1,730,000 0.52% 杨小林与杨泽

民系兄弟关系

杨泽民 52,618,391 15.79% 杨泽民与秦惠

兰系夫妻关

系，并签署《一

致行动协议》

秦惠兰 40,841,700 12.26% 杨泽民与秦惠

兰系夫妻关

系，并签署《一

致行动协议》

杨耀 18,000,050 5.40% 杨耀系杨泽民

与秦惠兰之

子，并签署《一

致行动协议》。

杨秦 18,015,000 5.41% 杨秦系杨泽民

与秦惠兰之

女，并签署《一

致行动协议》。

皮天彬 375,000 0.11% 皮天彬与杨秦

系公媳关系。

隆志钢 116,000 0.03% 隆志钢与秦勇

系夫妻关系。

合计 144,596,141 43.40% —

注：1、小数点尾差系四舍五入导致；

2、杨泽民、秦惠兰、杨耀、杨秦、皮天彬及隆志钢本次不参与减持。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：提前终止本次减持计划

股东名称 杨厚群

减持计划首次披露日期 2025 年 6 月 24 日

减持数量 3,040,556股

减持期间 2025 年 7 月 15 日～2025 年 7 月 28 日

减持方式及对应减持数

量

集中竞价减持，1,107,800 股

大宗交易减持，1,932,756 股

减持价格区间 13.55～15.82元/股

5

减持总金额 43,403,070.54元(不含交易费等)

减持完成情况 未完成：44 股

减持比例 0.91%

原计划减持比例 不超过：0.91%

当前持股数量 4,459,444股

当前持股比例 1.34%

股东名称 秦勇

减持计划首次披露日期 2025 年 6 月 24 日

减持数量 5,400,000股

减持期间 2025 年 7 月 22 日～2025 年 8 月 20 日

减持方式及对应减持数

量

集中竞价减持，1,107,844 股

大宗交易减持，4,292,156 股

减持价格区间 13.80～15.86元/股

减持总金额 76,875,831.45元（不含交易费等）

减持完成情况 已完成

减持比例 1.62%

原计划减持比例 不超过：1.62%

当前持股数量 0股

当前持股比例 0%

股东名称 杨小林

减持计划首次披露日期 2025 年 6 月 24 日

减持数量 1,107,800股

减持期间 2025 年 7 月 16 日～2025 年 7 月 25 日

减持方式及对应减持数

量
集中竞价减持，1,107,800 股

减持价格区间 13.58～15.60元/股

减持总金额 16,062,215.87元（不含交易费等）

减持完成情况 未完成：422,200 股

减持比例 0.33%

原计划减持比例 不超过：0.46%

当前持股数量 622,200股

当前持股比例 0.19%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 √是 □否

根据减持计划，本次减持时间区间为 2025 年 7 月 15 日至 2025 年 10 月 14

日；截至 2025 年 8 月 21 日，秦勇女士减持计划已实施完毕，杨厚群女士、杨小

林先生决定提前终止本次减持股份计划。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日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