证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-084

债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

关于向特定对象发行股票

股东权益变动的提示性公告

重要内容提示

●上海博荣益弘科技有限公司（以下简称“博荣益弘”）以现金

认购嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象

发行的股票，博荣益弘系公司原控股股东北京嘉实龙博投资管理有限

公司（以下简称“嘉实龙博”）的全资子公司、实际控制人陈波先生

控制的企业。本次发行完成后，实际控制人陈波先生及其一致行动人

合计持有的股份比例进一步上升，触发要约收购义务。根据公司2024

年第二次临时股东大会决议，公司非关联股东审议通过了博荣益弘免

于以要约收购方式增持公司股份。

●本次发行前，实际控制人陈波先生及其一致行动人共持有公司

812,129,065 股股份，占公司总股本（截至 2025 年 6 月 30 日）的

33.36%。本次发行后，实际控制人陈波先生及其一致行动人共持有公

司 1,290,216,714 股股份，占公司发行后总股本（截至 2025 年 9 月

26 日）的 44.29%。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本次向特定对象发行股票的认购对象博荣益弘系公司原控股

股东的全资子公司、实际控制人陈波先生控制的企业。本次向特定对

象发行股票完成后，公司的控股股东变更为博荣益弘，本次发行不会

导致公司控制权发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

（一）认购人及其一致行动人基本情况

1、认购人基本情况

名称 上海博荣益弘科技有限公司

统一社会信用代

码
91310116MAE3ANC25T

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址
上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 3 幢（廊下乐农文化创意

产业园）

注册资本 48,000万元

法定代表人 陈波

经营范围

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理；企业形

象策划；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；电子产品

销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助

设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

主开展经营活动）

获配股数（股） 478,087,649

限售期 自发行结束之日起 36个月

2、一致行动人基本情况

（1）陈波先生

陈波先生，1971年出生，中国国籍，美国永久居留权。现任公司

第三届董事会董事长。历任山东省龙口市对外贸易公司业务员，北京

易川航空服务中心总经理，北京易达盛世贸易有限公司执行董事兼总

经理，北京中天恒达汽车贸易有限公司执行董事兼总经理，北京中天

恒泰房地产经纪有限公司执行董事，宁夏嘉荣创业融资担保有限公司

执行董事，宁夏嘉泽发电有限公司（即嘉泽新能前身）执行董事兼总

经理、公司第一届及第二届董事会董事长等。

（2）嘉实龙博

名称 北京嘉实龙博投资管理有限公司

统一社会信用代

码
91110109681216009L

企业类型 其他有限责任公司

注册地址 北京市门头沟区滨河路 81号 115室

注册资本 51,000万元

法定代表人 李光卫

经营范围

投资管理；投资咨询；技术咨询；组织文化艺术交流活动；

企业管理；企业形象策划。（“1、未经有关部门批准，不得

以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍

生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以

外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受

损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开

展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批

准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制

类项目的经营活动。）

（3）金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司

名称 金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司

统一社会信用代

码
91110111685750954J

企业类型 其他有限责任公司

注册地址 宁夏吴忠市红寺堡区综合办公楼

注册资本 101,886.8705万元

法定代表人 陈波

经营范围

投资管理；投资咨询、技术咨询（中介除外）；技术开发。

（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、
不得公开开展证券类产品和金融衍生物交易活动；3、不得发

放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”）

二、本次权益变动情况

2024年11月12日，公司召开三届三十六次董事会，审议通过了《关

于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象

发行股票方案的议案》等本次发行相关议案。

2024年11月28日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通

过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向

特定对象发行股票方案的议案》等本次发行相关议案。

2025年7月16日，公司本次向特定对象发行股票申请获得上海证

券交易所审核通过。

2025 年 8月 27 日，公司公告获得中国证监会出具的《关于同意

嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许

可〔2025〕1783 号）。

2025年9月26日，公司本次新增的478,087,649股股份在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交

易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第一个交易日。

本次权益变动前，实际控制人陈波先生及其一致行动人嘉实龙

博、金元荣泰共持有公司812,129,065股股份，占公司总股本（截至

2025年6月30日）的33.36%。其中，嘉实龙博持有公司393,209,043

股股份，占公司总股本的16.15%，为公司控股股东；金元荣泰持有公

司374,319,234股股份，占公司总股本的15.38%；实际控制人陈波先

生持有公司44,600,788股股份，占公司总股本的1.83%。

本次权益变动后，实际控制人陈波先生及其一致行动人博荣益

弘、嘉实龙博、金元荣泰共持有公司1,290,216,714股股份，占公司

发行后总股本（截至2025年9月26日）的44.29%。其中，博荣益弘持

有公司478,087,649股股份，占公司发行后总股本的16.41%，公司控

股股东变更为博荣益弘；嘉实龙博持有公司393,209,043股股份，占

公司发行后总股本的13.50%；金元荣泰持有公司374,319,234股股份，

占公司发行后总股本的12.85%；实际控制人陈波先生持有公司

44,600,788股股份，占公司发行后总股本的1.53%。陈波先生仍为公

司实际控制人，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

博荣益弘本次认购资金的来源系公司实际控制人陈波先生及其

一致行动人的自有资金及自筹资金。

三、本次认购协议的主要内容

公司与博荣益弘于2024年11月12日签署了《附条件生效的股份认

购协议》，协议主要内容包括认购标的、认购方式、认购价格、认购

款项支付、认购金额、认购数量、滚存未分配利润安排、生效条件和

违约责任等，具体情况详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所

网站www.sse.com.cn发布的《嘉泽新能源股份有限公司2024年度向特

定对象发行股票预案》等相关公告。

四、所涉及后续事项

（一）本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条

规定的豁免要约收购义务的相关规定，公司已提请股东大会批准控股

股东免于以要约方式增持公司股份。2024年11月28日，公司召开2024

年第二次临时股东大会，批准博荣益弘免于以要约收购方式增持公司

股份。

（二）根据《上市公司收购管理办法》的规定，博荣益弘及其一

致行动人需依规履行信息披露义务，具体内容详见于同日在上海证券

交易所网站www.sse.com.cn披露的《嘉泽新能源股份有限公司收购报

告书》等相关文件。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二○二五年九月三十日

http://www.sse.com.cn

	OLE_LINK47