证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026-003

广州禾信仪器股份有限公司

关于公司股票可能被实施退市风险警示暨股票交易的

风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 31 日在上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025 年年度业绩预亏公告》，自披露日至

2026 年 2 月 12 日，连续 9个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅超过 50%，累计涨幅

与公司基本面、同期上证指数、所处的仪器仪表制造业上市公司平均涨幅存在较大偏

离，存在市场情绪过热及非理性炒作的情形，不排除股价有大幅下跌的可能性。公司

强烈提醒广大投资者理性判断，注意投资风险和交易风险，避免产生较大投资损失。

 公司正在实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

(以下简称“本次交易”)，本次交易事项尚需经上海证券交易所审核，并获得中国证

监会同意注册后方可实施，能否审核通过、完成注册，以及最终取得审核通过、完成

注册的时间尚存在不确定性，存在被中止或者终止的风险。敬请广大投资者理性投资，

注意投资风险。

 公司于 2026 年 1 月 31 日披露了《2025 年年度业绩预亏公告》。经财务部门初

步测算，预计公司 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-8,900 万元左右，

预计实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-9,300 万元左右，预计实

现营业收入 9,700 万元左右，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收

入后的营业收入预计为 9,000 万元左右，低于 1亿元。

若公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且营业收入（扣

除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入）低于 1 亿元，根据《上海证

券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款第(一)项规定，公司股票将在 2025

年年度报告披露后可能被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样），

敬请广大投资者注意投资风险。

一、相关风险提示

（一）公司于 2026 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了

《2025 年年度业绩预亏公告》，自披露日至 2026 年 2 月 12 日，连续 9 个交易日内公

司股票收盘价格累计涨幅超过 50%，累计涨幅与公司基本面、同期上证指数、所处的

仪器仪表制造业上市公司平均涨幅存在较大偏离，存在市场情绪过热及非理性炒作的

情形，不排除股价有大幅下跌的可能性。公司强烈提醒广大投资者理性判断，注意投

资风险和交易风险，避免产生较大投资损失。

（二）公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉

及向上海证券交易所、中国证监会等相关监管机构的申请审核注册工作，存在被中止

或者终止的风险，公司已将本次交易的相关风险披露在《广州禾信仪器股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）

之“重大风险提示”章节，敬请广大投资者审慎阅读，理性投资，注意投资风险。同

时，公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。

公司本次交易之交易标的上海量羲技术有限公司（以下简称“量羲技术”）专注

于极低温极微弱信号测量调控设备的研发、生产与销售，所属的行业为“C40 仪器仪

表制造业”，下游客户主要为国内高校、科研院所、科技型企业等类型。量羲技术相

关产品的主要应用领域尚处于发展初期，未来的发展前景很大程度上依赖政策落地进

度和产业化的推动步伐，这两者均易受到外部多种因素的制约。行业内的相关企业也

尚处于研发创新和技术精进、产品推广阶段，量羲技术产品在新兴应用领域中的业务

规模能否持续显著提升具有一定不确定性。

（三）公司于 2026 年 1 月 31 日披露了《2025 年年度业绩预亏公告》。经 财 务

部门初步测算，预计公司 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-8,900 万元

左右，预计实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-9,300 万元左右，

预计实现营业收入 9,700 万元左右，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实

质的收入后的营业收入预计为 9,000 万元左右，低于 1亿元。

若公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且营业收入（扣

除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入）低于 1 亿元，根据《上海证

券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款第(一)项规定，公司股票将在 2025

年年度报告披露后可能被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样），

敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司股票可能被实施退市风险警示的原因

经财务部门初步测算，公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润

-8,900万元左右，与上年同期相比（法定披露数据），将减少4,300.91万元左右，同

比下降93.52%左右。预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的

净利润-9,300万元左右，与上年同期相比（法定披露数据），将减少2,990.04万元左

右，同比下降47.39%左右。预计2025年年度实现营业收入9,700万元左右。与上年同期

相比（法定披露数据），将减少10,550.91万元左右，同比下降52.10%左右。扣除与主

营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入预计为9,000万元左右，

低于1亿元。

若公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且营业收入（扣

除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入）低于1亿元，根据《上海证券

交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款第(一)项 “最近一个会计年度经审计

的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1

亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后

的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元”规定的对公司股票实施退市风险警示的

情形，公司股票将在2025年年度报告披露后可能被实施退市风险警示（在公司股票简

称前冠以“*ST”字样），敬请广大投资者注意投资风险。

以上数据仅为财务部初步核算公司2025年业绩预告数据，具体准确的财务数据以

公司正式披露的经审计后的《2025年年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度业

绩预亏公告》（公告编号：2026-001）。

三、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

如公司2025年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润和扣除与主营业务无关

的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入触及《上海证券交易所科创板股票

上市规则》第12.4.2条第一款第（一）项情形，公司股票将于2025年年度报告披露日

起开始停牌。披露日为非交易日的，于次一交易日起开始停牌。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司股票

停牌之日后5个交易日内，根据规则规定，对公司股票实施退市风险警示。公司应当按

照上海证券交易所要求在股票被实施退市风险警示前及时发布公告。公司股票自公告

披露后的次一交易日起复牌。公告披露日为非交易日的，于披露后的第二个交易日起

复牌。自复牌之日起，上海证券交易所对公司股票实施退市风险警示。

四、历次风险提示公告的披露情况

公司于 2025 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于

2025 年第三季度报告的信息披露问询函的回复公告》（公告编号：2025-071）中披露

了“扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，预计全年营业收入

约为人民币 9,825-10,938 万元，上述营业收入预估只是合理预计，并不构成业绩承诺。

在谨慎情况下，公司存在全年营业收入低于人民币 1 亿元以及全年净利润为负值的风

险。”

公司于 2026 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于

公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示性公告》（公告编号：2026-002）

五、其他事项

公司 2025 年度报告的预约披露日期为 2026 年 4 月 29 日，截至本公告披露日，公

司 2025 年度报告审计工作仍在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计

后的《2025 年年度报告》为准。

公司指定的信息披露媒体和网站为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》

《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指

定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者注意司所有信息均以上述指定媒体和网站

披露的为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年2月13日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